EM

CYNULLIAD CENEDLAETHOL
CYMRU

NATIONAL ASSEMBLY FOR WALES

OFFERYNNAU
STATUDOL

STATUTORY
INSTRUMENTS

2001 Rhif (Cy. )
LLYWODRAETH LEOL, CYMRU

Rheoliadau Awdurdodau Lleol
(Lwfansau Aelodau) (Diwygio)
(Cymru) 2001

NODYN ESBONIADOL
(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r
Rheoliadau)

Mae adran 173 o Ddeddf Llywodraeth
Leol 1972 yn gwneud darpariaeth i
aelod o gyngor plwyf yn Lloegr neu o
gyngor cymuned yng Nghymru sy’n
gynghorydd gael taliad yn Iwfans
presenoldeb nad yw’'n fwy na’r swm a
ragnodir drwy gyfrwng rheoliadau ac i
aelod o gyngor o’r fath nad oes ganddo
hawl i gael taliad o'r fath gael taliad yn
Iwfans colled ariannol nad yw’n fwy na’r
swm a ragnodir drwy gyfrwng
rheoliadau.

Mae adran 175 o Ddeddf 1972 yn
gwneud darpariaeth ar gyfer talu i aelod
o awdurdod lleol neu o unrhyw gorff arall
y mae’r adran honno’n gymwys iddo
Iwfans am fynd i gynhadledd neu
gyfarfod nad yw’n fwy nag unrhyw swm
a bennir mewn rheoliadau neu y
penderfynir arnynt o danynt.

Mae Rheoliad 17 o Reoliadau

219-LI L-Rh 21/3/00 @ 16.13

2001 No.  (W. )
LOCAL GOVERNMENT, WALES

The Local Authorities (Members’
Allowances) (Amendment) (Wales)
Regulations 2001

EXPLANATORY NOTE
(This note does not form part of the

Regulations)

Section 173 of the Local Government
Act 1972 makes provision for a member
of, in England, a parish or, in Wales, a
community council who is a councillor to
receive a payment by way of attendance
allowance which does not exceed the
amount prescribed by regulations and
for a member of such a council who is
not entitled to receive such a payment to
receive a payment by way of financial
loss allowance which does not exceed
the amount prescribed by regulations.

Section 175 of the 1972 Act makes
provision for the payment to a member
of a local authority or of any other body
to which that section applies of an
allowance for attending a conference or
meeting which does not exceed such
amount as may be specified in or
determined under regulations.

Regulation 17 of the Local Authorities



EM

Awdurdodau Lleol (Lwfansau Aelodau)
1991 yn pennu swm at ddibenion adran
175 o Ddeddf 1972 ac mae Rheoliad 18
o’r Rheoliadau hynny’n pennu symiau at
ddibenion adran 173 o’r Ddeddf honno.

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio
Rheoliadau 17 a 18 o Reoliadau 1991
drwy gynyddu’r symiau perthnasol, ac
yn diddymu Rheoliadau Awdurdodau
Lleol (Lwfansau Aelodau) (Diwygio)
2000 mewn perthynas & Chymru.

219-LI L-Rh 21/3/00 @ 16.13

(Members’ Allowances) Regulations
1991 specifies an amount for the
purpose of section 175 of the 1972 Act
and Regulation 18 of those Regulations
prescribes amounts for the purposes of
section 173 of that Act.

These Regulations amend Regulations
17 and 18 of the 1991 Regulations by
increasing the relevant amounts and
revoke the Local Authorities (Members’
Allowances) (Amendment) Regulations
2000 in relation to Wales.



EM

OFFERYNNAU
STATUDOL

STATUTORY
INSTRUMENTS

2001 Rhif (Cy. )
LLYWODRAETH LEOL, CYMRU

Rheoliadau Awdurdodau Lleol
(Lwfansau Aelodau) (Diwygio)
(Cymru) 2001

Wedi'u gwneud 2001

Yn dod i rym 1 Awst 2001

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn
gwneud y Rheoliadau canlynol drwy
arfer y pwerau a roddwyd i'r
Ysgrifennydd Gwladol gan adrannau
173(1), (2) a (4) a 175(1A) o Ddeddf
Llywodraeth Leol 1972(a) a freiniwyd
bellach yng Nghynulliad Cenedlaethol
Cymru i'r graddau y maent yn arferadwy
yng Nghymru(b).

Enwi, cychwyn a dehongli

1.-(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw
Rheoliadau Awdurdodau Lleol
(Lwfansau Aelodau) (Diwygio) (Cymru)
2001 a deuant i rym ar 1 Awst 2001.

(2) Mae’r Rheoliadau hyn yn gymwys i

219-LI L-Rh 21/3/00 @ 16.13

2001 No.  (W. )
LOCAL GOVERNMENT, WALES

The Local Authorities (Members’
Allowances) (Amendment) (Wales)
Regulations 2001

Made 2001

Coming into force 15t August 2001

The National Assembly for Wales makes
the following Regulations in exercise of
the powers given to the Secretary of
State by sections 173(1), (2) and (4) and
175(1A) of the Local Government Act
1972(a) which are now vested in the
National Assembly for Wales so far as
exercisable in Wales(b).

Name, commencement and

application

1.- (1) The name of these Regulations
is the Local Authorities (Members’
Allowances) (Amendment) (Wales)
Regulations 2001 and they shall come

into force on 1% August 2001.

(2) These Regulations apply to Wales



EM
Gymru yn unig.

Diwygiadau
2.-(1) Diwygir Rheoliadau Awdurdodau

Lleol (Lwfansau Aelodau) 1991(c) yn
unol &’r paragraffau canlynol.

(2) Yn Rheoliad 17, ym mharagraff (2),
yn lle “£30.39” rhowch “£31.39”.
(3) Yn Rheoliad 18,

(a) ym mharagraff (1), yn lle “£30.39”
rhowch “£31.397;

(b) ym mharagraff (2),

(i) ynis-baragraff (a) yn lle “£27.65"

rhowch “£28.81”; a

(i) ynis-baragraffau (b) ac (c), yn
lle “£55.31” rhowch “£57.63.”.

Diddymu

3. Mae Rheoliadau Awdurdodau Lleol
(Lwfansau Aelodau) (Diwygio) 2000(ch)
wedi’u diddymu mewn perthynas a
Chymru.

Llofnodwyd ar ran Cynulliad
Cenedlaethol Cymru o dan adran 66(1)
o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998(d).

2001

Llywydd
y Cynulliad Cenedlaethol

only.

Amendments

2.- (1) The Local Authorities (Members’
Allowances) Regulations 1991(c) are
amended in accordance with the
following paragraphs.

(2) In Regulation 17, in paragraph (2),
for “£30.39 substitute “£31.39”.

(3) In Regulation 18,

(a) in paragraph (1), for “£30.39”
substitute “£31.39”;

(b) in paragraph (2),

(ii) in sub-paragraph (a), for
“£27.65” substitute “£28.81”; and

(ii) in sub-paragraphs (b) and (c),
for “£55.31” substitute “£57.63".

Revocation

3. The Local Authorities (Members’
Allowances) (Amendment) Regulations
2000(d) are revoked in relation to
Wales.

Signed on behalf of the National
Assembly for Wales under section 66(1)
of the Government of Wales Act
1998(e).

2001

The Presiding Officer
of the National Assembly

[ENDNOTES — WILL APPEAR IN PRINTED VERSION AS FOOTNOTES]

219-LI L-Rh 21/3/00 @ 16.13



EM

(a) 1972 p. 70. Diwygiwyd adran 173
gan Ddeddf Llywodraeth Leol, Cynllunio
a Thir 1980 (p. 65), adran 24(1) a chan
Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989
(p- 42), Atodlen 11, paragraff 26.
Mewnosodwyd adran 175(1) gan
Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989,
Atodlen 11, paragraff 27. | gael y
diffiniad o “prescribed” gweler adran 270
o Ddeddf 1972.

(b) Gweler Gorchymyn Cynulliad
Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo
Swyddogaethau) 1999 (O.S. 1999/672).
(c) O.S. 1991/351; yr offerynnau diwygio
perthnasol yw O.S. 1999/1086 ac O.S.
1999/1087.

(ch) O.S. 2000/2492.

(d) 1998 p. 38.

219-LI L-Rh 21/3/00 @ 16.13

(a) 1972 c. 70. Section 173 was
amended by the Local Government,
Planning and Land Act 1980 (c. 65),
section 24(1) and by the Local
Government and Housing Act 1989
(c.42), Schedule 11, paragraph 26.
Section 175(1) was inserted by the
Local Government and Housing Act
1989, Schedule 11, paragraph 27. For
the definition of “prescribed” see section
270 of the 1972 Act.

(b) See the National Assembly for
Wales (Transfer of Functions) Order
1999 (S.1. 1999/672).

(c) S.1. 1991/351; relevant amending
instruments are S.I. 1999/1086 and S.I.
1999/1087.

(d) S.I. 2000/2492.

(e) 1998 c. 38.




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


